
1

Texigan

De: Francheska Guerrero <fguerrero@taurus.es>
Enviado el: jueves, 19 de septiembre de 2024 9:59
Para: Texigan
Asunto: FACTURA EMITIDA
Datos adjuntos: logo youtube compressed.png; logo linkedin compressed.png; logo instagram 

compressed.png; taurus renovables logo.png; a 5999 taurus renovables (1) (1) (1) 
(1).pdf; T. RENOVABLES CPE TRANSF JOSE RAFAEL MADUEÑO JURADO 1063.90€ 
01082024 (1).pdf; taurus renovables, s.l. 24-231.pdf

Buenos días Teresa,  
 
Yo misma le he pasado la factura  a la empresa:  Nuscat Systems SL 
 
La previsión de pago para la factura de Taurus Renovables es para el 10/10  
Le recuerdo que en su dia ya hicimos una transferencia de 1063,90€ por lo tanto el importe ahora a ingresar es de: 
1.595,84€ 
 
Gracias  
  
Francheska Guerrero 
Taurus Renovables  
Tel: 697 47 90 61 
 

  

 
Abans d´imprimir aquest correu, pensa si és realment necessari / Antes de imprimir este correo, piensa si es realmente necesario / Before printing 
this e-mail, think if it is really needed. 
Este e-mail contiene información confidencial, siendo de uso exclusivo para el/los destinatario/s de este correo electrónico. Queda prohibida 
cualquier difusión, reproducción parcial o total de su contenido sin la autorización del remitente. 
This e-mail is privileged, confidential and contains private information. Any reading, retention, distribution or copying of this communication by any 
person other than its intended recipient is prohibited. 
 
 
 

De: "Texigan" <texigan@texigan.com> 
Para: "Francheska Guerrero" <fguerrero@taurus.es> 
Enviados: Jueves, 19 de Septiembre 2024 9:07:59 
Asunto: RE: FACTURA EMITIDA 
 
Buenos días Francheska, te adjunto la factura de Taurus rectificada, así como la factura de Nuscat (si la tengo que 
enviar a otro lugar me avisas).  
Gracias.  
Un saludo.  
Tere.  
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De conformidad con el Reglamento (UE) núm. 2016/679, General de Protección de Datos y la LO 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, puede ejercer de forma totalmente gratuita los derechos de acceso, información, 

rectificación, supresión y olvido, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad y a no ser 

objeto de decisiones individuales automatiz adas enviando un e-mail a dpo@lcprivacidad.com  

   
   
©            Responsable del tratamiento: JOSÉ RAFAEL MADUEÑO JURADO - 80148804Z – 

CALLE MAYOR Nº 20 14460 Dos Torres | Política de privacidad: ____________  

   
   

De: Francheska Guerrero [mailto:fguerrero@taurus.es]  
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2024 15:16 
Para: texigan@texigan.com 
Asunto: FACTURA EMITIDA  
   
Buenas tardes Tere,   
   
   
Este incremento en la factura se tiene que facturar a esta empresa   
   

 
   
Nuscat Systems SL  
B65907404  
c/ Riera de Vallvidrera, 23  
08750- Molins de Rei, Barcelona  
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Asique por favor enviame la factura sin este importe. La factura se pagará el 10/10  
   
Quedo a la espera.  
   
Gracias   
   
Francheska Guerrero  
Taurus Renovables   
Tel: 697 47 90 61  
   

   

 
Abans d´imprimir aquest correu, pensa si és realment necessari / Antes de imprimir este correo, piensa si es realmente necesario / Before printing 
this e-mail, think if it is really needed.  
Este e-mail contiene información confidencial, siendo de uso exclusivo para el/los destinatario/s de este correo electrónico. Queda prohibida 
cualquier difusión, reproducción parcial o total de su contenido sin la autorización del remitente.  
This e-mail is privileged, confidential and contains private information. Any reading, retention, distribution or copying of this communication by any 
person other than its intended recipient is prohibited.  
   
   
   

De: "Texigan" <texigan@texigan.com> 
Para: "Francheska Guerrero" <fguerrero@taurus.es> 
Enviados: Martes, 17 de Septiembre 2024 10:43:45 
Asunto: FACTURA EMITIDA  
   
Buenos días Francheska, adjunto remito la factura generada, y te pregunto cuál es la previsión de cobro de la misma. 
Gracias.  
Un saludo.  
Tere .  
   

                                                             

 
   
   
                                                                     

   
   
De conformidad con el Reglamento (UE) núm. 2016/679, General de Protección de Datos y la LO 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, puede ejercer de forma totalmente gratuita los derechos de acceso, información, 
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rectificación, supresión y olvido, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad y a no ser 

objeto de decisiones individuales automatiz adas enviando un e-mail a dpo@lcprivacidad.com  

   
   
©            Responsable del tratamiento: JOSÉ RAFAEL MADUEÑO JURADO - 80148804Z – 

CALLE MAYOR Nº 20 14460 Dos Torres | Política de privacidad: ____________  

   
   
 


